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Paulina Huenchual <paulina.huenchual@patcorp.cl>

RV: Solictud de cotización


khernandez@versol.cl <khernandez@versol.cl> 11 de abril de 2022, 10:23
Para: paulina.huenchual@patcorp.cl

Paulina:

 

Buenos días, revisando en bodega aparecion 2 cartuchos de este modelo  valor $49.000.- + iva c/u

 

 

 

Atte.

 

 

 
 

 

 

 

 

Karina Hernandez

Ejecutiva Comercial

 

Tel:  +56-2-27805528-27805530

Cel:  +56-9-83373526

Los Manzanos 2568 Huertos de La Pintana

La Pintana, Santiago de Chile  (CP 8840100)

www.versol.cl

 

 

De: Paulina Huenchual <paulina.huenchual@patcorp.cl> 

Enviado el: jueves, 7 de abril de 2022 9:28

Para: khernandez@versol.cl

CC: bvergara@versol.cl

Asunto: Re: Solictud de cotización
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Karina buen día, favor atender a la consulta.

 

Quedamos atentos a su  información.

Saludos Cordiales.

 

El mar, 5 abr 2022 a las 15:28, Paulina Huenchual (<paulina.huenchual@patcorp.cl>) escribió:

Karina buenas tardes, de acuerdo a lo cotizado favor podría cotizar el pañete y el filtro completo del tipo  FSC60 (se
adjunta imagen), mencionar si está la opción de traerlo por avión y cuanto costaría.

 

Saludos Cordiales.

 

El lun, 4 abr 2022 a las 15:48, Paulina Huenchual (<paulina.huenchual@patcorp.cl>) escribió:

Karina buenas tardes de acuerdo a lo conversado, queda pendiente confirmar si tienen en stock el repuesto del
filtro (adjunto imagen), y me confirma valor.

Mañana la llamo nuevamente.
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Saludos Cordiales

 

 

El lun, 4 abr 2022 a las 12:04, Paulina Huenchual (<paulina.huenchual@patcorp.cl>) escribió:

Karina buen día, gracias por la cotización, pero creo que hay un error en el primer ítem, ya que sólo necesitamos
el filtro interior, no el componente completo. El año pasado el componente completo nos costó $125.000 c/u, por
lo que entiendo que el valor entregado es por el componente completo.

 

También en la compra anterior nos dieron un descuento del 10%, mencionar porque no aplica en este caso. Y el
plazo de entrega de 75 días es sólo por el primer ítem o por todos los componentes cotizados?

 

Quedo atenta a su respuesta.

Saludos Cordiales.

 

 

 

El vie, 25 mar 2022 a las 9:02, <khernandez@versol.cl> escribió:

Estimada:

 

Buenos días, envio cotización solicitada.
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-Filtro vacío para líquidos FSC60, solo el filtro, cantidad 3   $155.000.- + iva c/u plazo de entrega 75 dias.

-Paletas de grafito bomba CC60-DVP, cantidad 3  $396.000.- + iva c/u

-Filtro interior CC60-DVP, cantidad 3  $52.000.- + iva c/u

 

 

Atte.

 

 

 
 

 

 

 

 

Karina Hernandez

Ejecutiva Comercial

 

Tel:  +56-2-27805528-27805530

Cel:  +56-9-83373526

Los Manzanos 2568 Huertos de La Pintana

La Pintana, Santiago de Chile  (CP 8840100)

www.versol.cl

 

 

De: Paulina Huenchual <paulina.huenchual@patcorp.cl> 

Enviado el: jueves, 24 de marzo de 2022 11:40

Para: bvergara@versol.cl

Asunto: Solictud de cotización

 

Bernardo buen día,

Favor cotizar lo siguiente, correspondiente a repuestos de las bombas de paletas CC60, que adquirimos el
año pasado, paso a detallar:

 

-Filtro vacío para líquidos FSC60, solo el filtro, cantidad 3

-Paletas de grafito bomba CC60-DVP, cantidad 3

-Filtro interior CC60-DVP, cantidad 3
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Indicar tiempo de entrega.

Saludos Cordiales




 

--

 
Paulina Huenchual Herrera
Ingeniero Mecánico en proyectos

 

Av. Américo Vespucio 1385, módulo 33
Parque Empresarial Spacioflex, Quilicura
Santiago, CHILE

 

Tel: (56 2) 2929 8452
Cel: (56 9) 9363 8954
http://www.patindustrial.com

 




 

--

 
Paulina Huenchual Herrera
Ingeniero Mecánico en proyectos

 

Av. Américo Vespucio 1385, módulo 33
Parque Empresarial Spacioflex, Quilicura
Santiago, CHILE

 

Tel: (56 2) 2929 8452
Cel: (56 9) 9363 8954
http://www.patindustrial.com




 

--

 
Paulina Huenchual Herrera
Ingeniero Mecánico en proyectos

 

Av. Américo Vespucio 1385, módulo 33
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Parque Empresarial Spacioflex, Quilicura
Santiago, CHILE

 

Tel: (56 2) 2929 8452
Cel: (56 9) 9363 8954
http://www.patindustrial.com




 

--

 
Paulina Huenchual Herrera
Ingeniero Mecánico en proyectos

 

Av. Américo Vespucio 1385, módulo 33
Parque Empresarial Spacioflex, Quilicura
Santiago, CHILE

 

Tel: (56 2) 2929 8452
Cel: (56 9) 9363 8954
http://www.patindustrial.com

 

--

 
Paulina Huenchual Herrera
Ingeniero Mecánico en proyectos

 

Av. Américo Vespucio 1385, módulo 33
Parque Empresarial Spacioflex, Quilicura
Santiago, CHILE

 

Tel: (56 2) 2929 8452
Cel: (56 9) 9363 8954
http://www.patindustrial.com
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